26/3/24, 11:58 Correo: Liliana Andrea Aparicio Castellanos - Outlook

RE: SOLICITUD AVAL FINANCIERO PARA MODIFICACION CTO 4233000-627-2023

Laura Catalina Cepeda Castillo <lccepeda@alcaldiabogota.gov.co>
Mar 26/03/2024 10:29

Para:Liliana Andrea Aparicio Castellanos <laaparicio@alcaldiabogota.gov.co>;Marcela Manrique Castro
<mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co>

CC:lvan Javier Gomez Mancera <ijgomezm®@alcaldiabogota.gov.co>

Buenos dias,

De manera atenta se da aval financiero al contrato en asunto.

Cordial saludo.

LAURA CATALINA CEPEDA CASTILLO

TECNICO OPERAT VO f:r'-a:%
: BOGOT SUBDIRECCION FINANCIERA _ °]
AL AL D, MANOR . - . - _ .
DE BOGOTA DLE, eCcreiaria ‘beneral - alCaldia Wiayor de bogota -8 SGS
el: (571 3:1_ 3::: COARES

De: Liliana Andrea Aparicio Castellanos <laaparicio@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 7:39

Para: Laura Catalina Cepeda Castillo <lccepeda@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Marcela Manrique Castro <mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co>; Ivan Javier Gomez Mancera
<ijgomezm@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RV: SOLICITUD AVAL FINANCIERO PARA MODIFICACION CTO 4233000-627-2023

EStimada Laura agradezco tu colaboracién

Buenos dias, en atencidn a la modificacién No. 3 del contrato 4233000-627-2023, con objeto: Suministro
de elementos de Ferreteria, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construccion que se utilizaran para
realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atencién de emergencias de las
edificaciones necesarias para la Secretaria General de La Alcaldia Mayor de Bogota D.C y/o donde la entidad lo
requiera OC 108481, agradezco por favor la emisién del Aval Financiero para radicar en la Direccién de
Contratacion.

Modificacién No. 3
Adicidn: $30.000.000
Prorroga; 30/04/2024
CDP 820

De: Liliana Andrea Aparicio Castellanos

Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 7:33

Para: lvan Javier Gomez Mancera <ijgomezm@alcaldiabogota.gov.co>; Brandon Steve Mora Tovar
<bsmora@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>; Marcela Manrique Castro
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26/3/24, 11:58 Correo: Liliana Andrea Aparicio Castellanos - Outlook

<mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AVAL FINANCIERO PARA MODIFICACION CTO 4233000-627-2023

Buenos dias, en atencidn a la modificaciéon No. 3 del contrato 4233000-627-2023, con objeto: Suministro
de elementos de Ferreteria, herramientas, elementos eléctricos y elementos de construccidon que se utilizaran para
realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos, construcciones y atencion de emergencias de las
edificaciones necesarias para la Secretaria General de La Alcaldia Mayor de Bogota D.C y/o donde la entidad lo
requiera OC 108481, agradezco por favor la emision del Aval Financiero para radicar en la Direccion de
Contratacion.

Modificacién No. 3
Adicién: $30.000.000
Prorroga; 30/04/2024
CDP 820

cordial saludo
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